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Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

Re: Envío Anexo Graduación y Calificación (relación obligaciones) PRES -
MERQUEO S.A.S.

Paola Rodriguez <contabilidad@muii.co> 30 de agosto de 2023, 18:01
Para: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>
Cc: "pbetancourt@hblegal.com.co" <pbetancourt@hblegal.com.co>, "gonzalezp.jaime@outlook.com"
<gonzalezp.jaime@outlook.com>, "mediadorpres@gmail.com" <mediadorpres@gmail.com>, Alejandra Paredes
<Aleja@muii.co>, Sara Lujan <sara.lujan@muii.co>

Buenos dias

 

Confirmamos el retiro de las facturas en mención del estado de cuenta y confirmamos que la única factura de pago es la
E3067 por valor de 3.795.273

 

Quedamos atentos a cualquier novedad

 

Saludos

 

From: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>
Sent: Wednesday, August 30, 2023 12:07 PM
To: Paola Rodriguez <contabilidad@muii.co>
Cc: pbetancourt@hblegal.com.co; gonzalezp.jaime@outlook.com; mediadorpres@gmail.com; Alejandra Paredes
<Aleja@muii.co>; Sara Lujan <sara.lujan@muii.co>
Subject: Re: Envío Anexo Graduación y Calificación (relación obligaciones) PRES - MERQUEO S.A.S.

 

Estimado Acreedor,

 

Hacemos referencia al Proceso de Recuperación Empresarial - PRES  adelantado por Merqueo S.A.S.

 

Cómo es de su conocimiento en días pasados procedimos a dar respuesta a la inconformidad  presentada por usted o la
entidad que usted representa en relación con la deuda actualmente existente en cabeza de Merqueo S.A.S.

 

Sobre el particular, agradecemos revisar la respuesta previamente remitida por Merqueo, toda vez que la Compañía se
encuentra en la etapa final de solución de inconformidades, por lo que espera presentar la propuesta de pago a los
distintos acreedores en los próximos días. 

 

Agradecemos toda su ayuda y gestión sobre el particular. En caso de no contar con ningún tipo de comentario adicional y
considerar que el saldo presentado por Merqueo S.A.S es correcto, agradecemos que así lo confirme mediante
respuesta a este correo electrónico.
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Saludos,

 

Merqueo SAS

 

El mar, 29 ago 2023 a las 10:25, Pres Merqueo (<pres@merqueo.com>) escribió:

Apreciado acreedor,

Tras la revisión interna del equipo, los siguientes comentarios:

1. Se eliminan las facturas E2879,  E-2881,  E2924 y E2923 del Anexo de Calificación y Graduación.

Por favor confirmar por este medio si están de acuerdo con el monto adeudado o si tienen alguna inconformidad
adicional.

Saludos, 

Merqueo SAS

 

 

El jue, 10 ago 2023 a las 11:34, Paola Rodriguez (<contabilidad@muii.co>) escribió:

Buen dia

Espero se encuentre muy bien

 

Me permito adjuntar documento formal de inconformidad y estado de cuenta de Merqueo a la fecha

 

Quedo atenta

 

Saludos

 

From: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>
Sent: Wednesday, July 5, 2023 5:00 PM
To: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>
Subject: Envío Anexo Graduación y Calificación (relación obligaciones) PRES - MERQUEO S.A.S.

[El texto citado está oculto]
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